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Zimbra elieser.hessler@fundacoesufpel.com.br

Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - LICITACAO N° 983592 - PE 001/2023 -
FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA

De : licitacoes@fundacoesufpel.com.br qui., 26 de jan. de 2023 16:06
Assunto : Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - LICITACAO No #? 2 anexos
983592 - PE 001/2023 - FUNDACAO DELFIM
MENDES SILVEIRA

Para : vialumensadm@onda.com.br
Cc : Licitagdes <licitacoes@fundacoesufpel.com.br>

Boa tarde, Prezada Leila.
Obrigado pelo seu contato.

Passo a esclarecer vossos apontamentos, conforme abaixo:

1 - Informamos que os prazos de pagamento estao sendo cumpridos de maneira rigorosa.
Maiores informacgdes sobre o pagamento se encontram no Item 15 - CONDICOES DE
PAGAMENTO, do Edital;

2 - Mediante apresentacao de justificativa, que poderda, ou ndo, ser aceita pela FDMS,

é possivel a prorrogacdo do prazo de entrega, nos moldes do Item 14 -
FORNECIMENTO - DA ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO, do Edital;

3 - A descrigdo dos itens constantes no Termo de Referéncia do presente Edital nao
abrange a instalacao/montagem dos materiais;

4 - O fornecimento dos materiais se dara de forma parcelada, ficando os valores
homologados registrados em Termo de Compromisso de Fornecimento (instrumento
semelhante a ata de registro de precos).

5 - Para a etapa dos lances, a proposta registrada com preco acima do valor de referéncia

sera desclassificada, salvo se for a uUnica existente para o lote, ocasido em que o
Comprador negociara com o participante para que seja alcangado, no maximo, o valor da
estimativa de custos por lote. Favor atentar para a alinea 5.6.2, do Edital.

Por gentileza, pedimos que atestem o recebimento do presente e-mail.
Permanecemos a disposicéo.
Atenciosamente,

Eliéser Peter Hessler
Auxiliar Administrativo
Departamento de Compras e Licitacoes
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Esta mensagem, incluindo seu(s) anexo(s), pode conter informacoes privilegiadas e/ou de carater confidencial
em decorréncia de relagdo contratual e/ou da Lei n°® 13.709/18 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais -
LGPD), nao podendo ser retransmitida sem autorizacdo expressa do remetente. Se vocé recebeu esta
mensagem por engano, por favor, informe-nos e apague-a; ndo copie ou divulgue seu contetdo.

De: vialumensadm@onda.com.br
Para: "Licitagdes" <licitacoes@fundacoesufpel.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 26 de janeiro de 2023 12:25:39

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - LICITAGAO N° 983592 - PE 001/2023 -
FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA

VIA LUMEN’S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
CNPJ 08.335.448/0001-78 IE: 90387398-13

Rua Manoel Eufrasio 1350, sala 8 Juvevé — Curitiba — Pr 80.540-010

Sr(a) Pregoeiro(a)

Para este edital pedimos informar:

1. Os prazos de pagamento estao sendo realizados rigorosamente dentro dos
previstos em edital?

2. Sera possivel solicitar prorrogagao para mais uns dias no prazo de entrega ao 6rgao
requisitante?

3. Os materiais deverao ser instalados pelo arrematante?

4. A aquisicao sera parcelada ou integral?

5. Se houver, sera aceito proposta de precos acima do estimado?

Att

Leila Christina

Vialumens Audiovisuais - Licitagdes

CNPJ: 08.335.448/0001-78

Fone e Whats : (41) 3023-5917 — Cel/Waths: (41) 99984-6926
Skype: Vialumens

vialumens@onda.com.br
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