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Zimbra elieser.hessler@fundacoesufpel.com.br

Re: Esclarecimento - Edital 016/2021

De : licitacoes@fundacoesufpel.com.br qui, 23 de set de 2021 14:24
Assunto : Re: Esclarecimento - Edital 016/2021 #72 anexos
Para : GFG COMERCIAL <gfgcomercial@outlook.com>
Cc : LicitacOes <licitacoes@fundacoesufpel.com.br>

Boa tarde Prezada Mariana,

Quanto ao questionamento " Qual o percentual de garantia de cumprimento de
contrato?", poderiam, por gentileza, reformular este questionamento? Pois ndo foi possivel
compreender corretamente o sentido da pergunta.

Acerca do segundo questionamento, informamos que existe diferenga salarial que se
deve pela distingdo das atividades a serem realizadas, conforme descrito nos itens do
Anexo | - Termo de Referéncia do Edital.

Ainda, aproveito e encaminho em peg¢a anexa a convengéo da categoria considerada
para esta licitagao.

Grato e a disposicéo para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,

Eliéser Peter Hessler
Auxiliar Administrativo
Departamento de Compras e Licitacoes

F D FUNDACAO
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Rua Lobo da Costa 447, Centro - Pelotas/RS, CEP: 96010-150.

Contato: (53) 3026-6907

https://fundacoesufpel.com.br/fdms

Esta mensagem, incluindo seu(s) anexo(s), pode conter informacoes privilegiadas e/ou de

carater confidencial em decorréncia de relacdao contratual e/ou da Lei n® 13.709/18 (Lei Geral de
Protecao de Dados Pessoais - LGPD), ndao podendo ser retransmitida sem autorizacao expressa do
remetente. Se vocé recebeu esta mensagem por engano, por favor, informe-nos e apague-a; nao
copie ou divulgue seu conteudo.

De: "GFG COMERCIAL" <gfgcomercial@outlook.com>
Para: "Licitagdes" <licitacoes@fundacoesufpel.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 23 de setembro de 2021 11:20:06
Assunto: Esclarecimento - Edital 016/2021

Prezados,
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Edital: 016/2021

- Qual o percentual de garantia de cumprimento de contrato?

- O salario da segunda recepcionista esta abaixo da remuneragdo informada na
Convencao Coletiva SEEAC, solicito esclarecimento.

No aguardo!

Atenciosamente,

Mariana Alves de Souza
( 5 GFGrh

51 3407-1345 / 3207-6985 / 3207-6987
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