23/09/2021 08:17 Zimbra

Zimbra elieser.hessler@fundacoesufpel.com.br

Re: ESCLARECIMENTO PE 16/2021

De : Eliéser Hessler <elieser.hessler@fundacoesufpel.com.br> qui, 23 de set de 2021 08:12
Assunto : Re: ESCLARECIMENTO PE 16/2021 #22 anexos
Para : LicitagOes <licitacoes@fundacoesufpel.com.br>
Cc : Julieide Baierle <comercial.publico@epavi.com.br>

Prezada,
Perd&o. O anexo ndo estava carregando.

Agora sim, segue em pega anexa.

|
PRESTADOR DE SERVICOS
Razdo Social CPF/CNP)
NILSON THOMAZ SILVA SANCHOTENE JUNIOR - EPP 08.202.514/0001-31
E Inscricgo Municipal Fone/Fax Simples Nacional Inscricdo Estadual
340093 (55) 3433-7327 Nao 0670056405
Endereco CEP Exibilidade
RUA OSVALDO ARANHA , 993 - CENTRO 97650000 Exigivel ITAQUI / RS
A disposigao.
Atenciosamente,

Eliéser Peter Hessler
Pregoeiro
Departamento de Compras e Licitacoes

F D ‘ FUNDACAO

Rua Lobo da Costa 447, Centro - Pelotas/RS, CEP: 96010-150.

Contato: (53) 3026-6907

https://fundacoesufpel.com.br/fdms

Esta mensagem, incluindo seu(s) anexo(s), pode conter informagGes privilegiadas e/ou de carater confidencial em decorréncia de relagdo
contratual e/ou da Lei n® 13.709/18 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD), ndo podendo ser retransmitida sem autorizacdao
expressa do remetente. Se vocé recebeu esta mensagem por engano, por favor, informe-nos e apague-a; ndo copie ou divulgue seu
conteudo.

De: "Licitagbes" <licitacoes@fundacoesufpel.com.br>
Para: "Licitagcdes" <licitacoes@fundacoesufpel.com.br>
Cc: "Julieide Baierle" <comercial.publico@epavi.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 23 de setembro de 2021 8:03:49
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO PE 16/2021

Segue grint com os dados da emgresa:

PRESTADOR DE SERVICOS
Razdo Social CPF/CNP)
NILSON THOMAZ SILVA SANCHOTENE JUNIOR - EPP 08.202.514/0001-31
E Inscricgo Municipal Fone/Fax Simples Nacional Inscricdo Estadual
340093 (55) 3433-7327 Nao 0670056405
Endereco CEP Exibilidade
RUA OSVALDO ARANHA , 993 - CENTRO 97650000 Exigivel ITAQUI / RS

Grato e a disposigao para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,

Eliéser Peter Hessler
Pregoeiro
Departamento de Compras e Licitagoes
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Rua Lobo da Costa 447, Centro - Pelotas/RS, CEP: 96010-150.
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Contato: (53) 3026-6907

https://fundacoesufpel.com.br/fdms

Esta mensagem, incluindo seu(s) anexo(s), pode conter informagGes privilegiadas e/ou de carater confidencial em decorréncia de relacdo
contratual e/ou da Lei n® 13.709/18 (Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais - LGPD), ndo podendo ser retransmitida sem autorizagdo
expressa do remetente. Se vocé recebeu esta mensagem por engano, por favor, informe-nos e apague-a; ndo copie ou divulgue seu
contetdo.

De: "Licitagbes" <licitacoes@fundacoesufpel.com.br>
Para: "Julieide Baierle" <comercial.publico@epavi.com.br>
Cc: "Licitagbes" <licitacoes@fundacoesufpel.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 23 de setembro de 2021 7:56:59
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO PE 16/2021

Bom dia Prezada,
Sim, atualmente ha uma empresa que realiza o servigo.

A empresa que atende as demandas deste servico no HCV é a SULPORT (nome fantasia), abaixo o print com os dados da

empresa: |
PRESTADOR DE SERVICOS
Razdo Social CPF/CNP)
NILSON THOMAZ SILVA SANCHOTENE JUNIOR - EPP 08.202.514/0001-31
E Inscricgo Municipal Fone/Fax Simples Nacional Inscricdo Estadual

340093 (55) 3433-7327 Nao 0670056405
Endereco CEP Exibilidade
RUA OSVALDO ARANHA , 993 - CENTRO 97650000 Exigivel ITAQUI / RS

Grato e a disposigdo para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,

Eliéser Peter Hessler
Pregoeiro
Departamento de Compras e Licitagoes

F D ‘ FUNDACAQ

Rua Lobo da Costa 447, Centro - Pelotas/RS, CEP: 96010-150.

Contato: (53) 3026-6907

https://fundacoesufpel.com.br/fdms

Esta mensagem, incluindo seu(s) anexo(s), pode conter informagdes privilegiadas e/ou de carater confidencial em decorréncia de relagao
contratual e/ou da Lei n° 13.709/18 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD), ndo podendo ser retransmitida sem autorizacao
expressa do remetente. Se vocé recebeu esta mensagem por engano, por favor, informe-nos e apague-a; ndo copie ou divulgue seu
conteudo.

De: "Julieide Baierle" <comercial.publico@epavi.com.br>
Para: "Licitagdes" <licitacoes@fundacoesufpel.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 22 de setembro de 2021 20:11:28
Assunto: ESCLARECIMENTO PE 16/2021

Prezados, boa tarde!
Referente ao edital n° 16/2021 - prestagéo dos servigos de servigos de recepcdo, questiono:

- Existe alguma empresa prestando os servigos atualmente? Caso afirmativo, qual a empresa detentora do contrato?
Att;

Julieide Baierle

Z i~
& EPAVI b Tel: (51) 3222-1969

VIVER BEM E VIVER COM SECURANGA.
A A
fis | Ramal: 271

julieide@epavi.com.br

o Assistente Comercial - Licitagdes

Cortficado
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